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Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Assicurazione e Sinistri

e DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 /_/DA del 05 M 2019_

Oggetto: Contenzioso Anastasi Antonio/Consorzio Autostrade Siciliane ' — liquidazione
sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Fabio Contarino

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 899/ 18, tra le parti Anastasi Antonio/Consorzio
per le Autostrade Siciliane, ¢ stata emessa la sentenza n° 2200/18 del 22/11/2018, con cui questo
Ente ¢ stato condannato al pagamento della somma di € 500,00 nonché al pagamento delle spese di
giudizio di € 410,98,00 oltre CPA per un totale di € 424,18 da distrarsi al patrocinatore avv. Fabio
Contarino, come da conteggio inviato dall’avv. Contarino, per un totale complessivo di € 924,18;
Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture Mobilita e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla
gestione provvisoria di bilancio per I'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto I’art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente
provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all’Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

* Impegnare la somma di € 924,18 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario,
denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilita;

e Effettuare, in esecuzione della sentenza n° 2200/ 18 del 21/12/2018 del G.d.P. di Messina il
pagamento della somma di € 500,00 ad Anastasi Antonio, nato in Germania il 17/03/ 1975
c.f. NSTNTN75C17Z112M tramite bonifico sul c¢/c IBAN IT23H 01005 16500 000000
023810 allo stesso intestato;

* Effettuare, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 424,18
come da conteggio allegato, a favore dell’avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/1969
c.f. CNTFBA69LO9F158L, tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110
111499 allo stesso intestato;

* Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

1l Dirigente’ Amministrativo Il Dirigente Generale
7 ing. Salvatore Mingidi
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“ 4/3/2019 PEC Tl Trust Technologies - Leggi messaggio

Leggi Messaggio

Da:"Per conto di: fabio.contarino@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto i1:04/03/2019 12:26 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: sentenza n° 2200/18 - G.d.P. ANASTASI
Antonio

Priorita:normale

WhatsApp Image 2019-03-02 at 10.41.28.jpeg(170107)

0938 _190304121311_001.pdf(1007003)

Anteprima Anastasi Cas.doc(39621)

e Mostra Certificato

e Azionmi ¥
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS
RECEIPTS SENT ITEMS

Trasmetto quanto chiesto ( cod. iban di Anastasi Antonio + anteprima di fattura ) ,
evidenziando che i compensi legali non sono soggetti ad iva come da regime
fiscale adottato. Distinti saluti. Avv. Fabio Contaring -------------—cccceemeeee .
————————————————— From: "Ufficio Contenzioso" <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>
Sent: Thursday, February 21, 2019 1:40 PM To: <fabio.contarino@pec.it>
Subject: sentenza n® 2200/18 - G.d.P. ANASTASI Antonio > Egr. Avvocato, > ai
fini della liquidazione della sentenza in oggetto € necessario che ci > comunichi il
codice > IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA,
> sarebbe gradito > 1'invio di fattura proforma, precisando che in mancanza di tali
dati il > Consorzio non potra > procedere a dare esecuzione alla stessa. >
Cordialmente > Ufficio Assicurazione e Sinistri > d'ordine del dirigente >

https://www.telecompost.itiwebmail/message.jsp 11



Avv. Fabio Contarino
Via C. Battisti n. 265 98123 Messina

CF. n. CNTFBA69L09F158L

Anteprima di fattura

Prestazioni professionali

P.I. n. 02526590837

Sig. Anastasi Antonio

C.F. NSTNTN75C17Z112M

Onorario\Competenze € 330,00

Causa Gdp contro C.A.S.

Cpa 4% € 13,20

Spese vive € 80,98

TOTALE £ 424,18
Messina 4\3\19

coordinate bancarie

Avv. Fabio Contarino

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi
dellart. 1, commi da 54 a 89 della
Legge n. 190/2014 — cosi come
modificata dalla Legge 208\15.

I compenso non & soggetto a
ritenute d’acconto ai sensi della
Legge 190 del 23 Dicembre 2014
art. 1 comma 67

Regime forfettario
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Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente MATTEO... http://cloud.urbi.it/urbi/progs/proto/pr000228.sto?StwEvent=1 ...

-

PEC

Tipo E-mail PEC

Da - - < fabio.contarino@pec.it > QQ’%‘ ) (( 0SP‘1
A CAS PEC - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994 e successive modifiche

Lunedi 28-01-2019 19:00:00

Studio Legale

AVV. FABIO CONTARINO

Via C. BATTISTI 265 - 98123 Messina
Tel. / Fax: 090 / 713076; Cell.: 3396298221

P.E.C.: fabio.contarino@pec.it

Mail: fabio.contarino@yvirgilio.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in
materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli
relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si € perfezionata nel momento in cui il presente messaggio € stato inviato e reso disponibile nella vostra
casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.
Qualora si dovessero incontrare difficolta nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito
dell'Agenzia per [I'ltalia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando
tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare
la seguente pagina del sito di Agenzia per I'ltalia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-
digitale.

Allegati:

ATTESTAZIONE_DI_CONFORMIT__sentenza.pdf.p7m relata_telematica_CAS.pdf.p7m
sentenza_gdp_di_messina_n._2200__. 2018.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml smime.p7s sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto Avv. Fabio Contarino, con studio in Messina, via C. Battisti n. 265, nella
qualita di difensore di Anastasi Antonio -
Attesta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e 16 undicies, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179 (convertito con Legge 221/2012), che la copia della sentenza n. 2200\18
r.g.n. 899\2018 & conforme all'originale depositato presso la cancelleria del Giudice di
Pace di Messina il 6\12\18 e di cui e stata richiesta copia caratacea in forma esecutiva, da
cui e stata estratta.

Messina, 28.01.2019

Avv. Fabio Contarino



Studio Legale

AVV. FABIO CONTARINO

via C. Battisti 265 - 98123 Messina
Tel.- Fax 090713076 - cell.: 3396298221
P E.C.: fabio.contarino@pec.it

RELAZIONE DI NOTIFICA CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
ai sensi dell’art. 3bis L. 53-1994

lo sottoscritto Avv. Fabio Contarino,nato a Messina il 09.07.1969 (cod. fisc.:
CNTFBAG9LO09F158L), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 21 gennaio
1994 n. 53 e successive modifiche, nella mia qualita di difensore e procuratore di
ANASTASI ANTONIO NSTNTN75C17Z112M (come da procura alle liti rilasciata in
mio favore) -
HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, con messaggio di posta
certificata dall'indirizzo mittente fabio.contarino@pec.it, iscritto nel Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici, i seguenti documenti:

- sentenza n. 2200\18 emessa dal Giudice di Pace di Messina nel giudizio n.
899 \ 18 R.A.C. tra Anastasi Antonio e C.A.S., di cui attesto (ai sensi e per
I'effetto del comb. disp. art 3 bis L. 53/94 e 16 undecies DL 179/2012) la
conformita all'originale cartaceo depositato presso la cancelleria del Giudice di
Pace di Messina il 6\12\18 e di cui & stata richiesta copia caratacea in forma
esecutiva, da cui ¢ stata estratta ;

a: - C.A.S. Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te
— pro tempore, corrente in C.da Scoppo, al seguente indirizzo pec:
autostradesiciliane@posta-cas.it

Il suddetto indirizzo PEC & stato estratto dal registro IPA.

Messina,28\1\19
Avv. Fabio Contarino
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